
 

 

Of. Pregoeiro nº 07/2023          Em 21 de março de 2023. 

 

À Licitante 

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 

 

 

    Considerando o questionamento protocolado sob o 

número 1470, de 20/03/2023, sobre item do Edital do Pregão nº 03/2023 desta 

Câmara Municipal: 

 

“No item 5, subitem 5.2 “b” do edital, diz que o total com taxa 0% para 135 cartões 

com valor unitário de R$1.146,00, seria de R$2.387.343,87. Porém, quando as contas 

são feitas e levando em consideração o limite de 13 créditos anuais, o valor global 

seria de R$2.011.230,00. E ainda, que não há o modelo de proposta anexo ao edital.” 

     

Informamos que o valor global de R$ 2.387.343,87 foi 

apurado em estudo técnico preliminar, no qual foi considerado o ciclo de vida do 

objeto a ser contratado, incluindo projeções referentes às alterações no valor do 

benefício decorrentes de Revisão Geral Anual - RGA dos vencimentos dos servidores 

públicos municipais, que ocorrem normalmente na data-base do mês de maio. 

    Quanto ao modelo de proposta, cada licitante poderá 

utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações elencadas no item 

05 do Edital. 

    Sendo o que havia para o momento, apresento protestos 

de profundo respeito e consideração. 

    

Atenciosamente, 

   

PEDRO H. O. FERREIRA 

Pregoeiro 
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Comprovante de Protocolo

Código de Autenticidade: OTMyOTA=

Número / Ano 1470/2023

Data / Horário 20/03/2023 - 17:58

Assunto Esclarecimentos - PR Nº 03/2023

Interessado(a) Verocheque Refeições Ltda.

Natureza do Processo Administrativo

Tipo de Documento LICITAÇÃO/COMPRAS

Número de Páginas 1

Recebido por: sueli

Chave de Acesso 5e66b25d-9f4b-4c8f

Consulta de Protocolo: https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/protocolo

Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

— Câmara Municipal de Jundiaí https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/protocolo/comprovante_protocolo_mostrar_proc?cod_protoc...

1 of 1 20/03/2023, 18:01



Thiago M. de Almeida Giolo <thiago@jundiai.sp.leg.br>

Fwd: Esclarecimentos - PR Nº 03/2023
1 mensagem

Protocolo Câmara Municipal de Jundiaí <protocolo@jundiai.sp.leg.br> 20 de março de 2023 às 18:04
Para: "Thiago M. de Almeida Giolo" <thiago@jundiai.sp.leg.br>

Boa tarde
Segue em anexo, comprovante de recebimento de protocolo
Att.

---------- Forwarded message ---------
De: <julia.mianuti@verocard.com.br>
Date: seg., 20 de mar. de 2023 às 17:26
Subject: Esclarecimentos - PR Nº 03/2023
To: <protocolo@jundiai.sp.leg.br>
Cc: Pedro Henrique Oliveira Ferreira <pedro@jundiai.sp.leg.br>

Prezados, boa tarde!

A Verocheque Refeições LTDA, interessada em participar do Pregão Presencial nº 03/2023 – cartão alimentação,
solicita o seguinte esclarecimento:

No item 5, subitem 5.2 “b” do edital, diz que o total com taxa 0% para 135 cartões com valor unitário de
R$1.146,00, seria de R$2.387.343,87. Porém, quando as contas são feitas e levando em consideração o limite de
13 créditos anuais, o valor global seria de R$2.011.230,00. E ainda, que não há o modelo de proposta anexo ao
edital.

Questionamos: Qual é o valor global correto para utilizar na proposta?

Aguardo retorno.

Obrigada!

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,
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